Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G. Rodolico — San Marco
U.O.C Settore delle Risorse
Tecniche e Tecnologiche

Catania
Prot. ’“)665 Catania ?9\[0 ())/(/OZS/
Spett.le Ditta Celdes S.r.1.
Corso Trieste n. 44
00198 Roma (RM)

Pec amministrazione@pec.celdes.it

OGGETTO: Acquisto prezziari DEI Tipografia del Genio Civile CIG B644AADB4B

Lettera contratto

Si comunica, che, ai sensi dell’art. 50 comma 1) lettera b) del D. Lgs 36/2023, con Deliberazione n.
748 del 27/03/2025, & stato disposto I’acquisto dell’abbonamento completo ai Prezziari DEI, per tutte le
tipologie dei lavori con licenza monoutenza, ed i file in formato DCF per un periodo triennale 2025/2027, per
un importo complessivo di € (3.390,00 + IVA al 4%) = € 3.525,60.

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 il CIG ¢: B644AADB4B.

Si rappresenta che anche il numero dell’ordine NSO ricevuto elettronicamente dovra essere riportato
in fattura.

Il corrispettivo della fornitura verra liquidato al ricevimento della fattura elettronica, vistata per la
regolarita dal RUP, nonché acquisizione del DURC regolare.

Nell’ambito del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8,9 e 9 bisdellaL. n.
136/2010 come novellata dalla L. n. 187/2010, la ditta aggiudicataria e I’ Azienda si impegnano ad ottemperare
pedissequamente a tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari imposti dalla citata legge.

Pertanto, al fine di rendere definitivo I’affidamento, si invita la Ditta aggiudicataria a produrre, a mezzo
pec, entro giorni 7 dal ricevimento della presente, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione di tracciabilita dei flussi finanziari e codice IBAN ex art. 3 L. n. 136/2010;

2) Dichiarazione di cui agli art. 94 e 95 del D. Igs n.36/2023;

3) Copia della presente debitamente firmata per accettazione.

Distinti Saluti

, IR.U.P. Direttore déljU.O.C.
< dott. Ing)(F, ior(él/la Campione) Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche
 UST MO (dott. IngSerif Lo Presti)
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Paginaldi 1

Data: 31 marzo 2025, 12:14:14

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: tecnico@pec.policlinico.unict.it

Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna

Oggetto: CONSEGNA: Acquisto prezziari DEI tipografiadel Genio Civile Lettera contratto
Allegati: daticert.xml (1.3 KB)

postacert.eml (531.5 KB) M essaggio di posta elettronica
smime.p7s (11.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/03/2025 alle ore 12:14:14 (+0200) il messaggio

"Acquisto prezziari DEI tipografia del Genio Civile Lettera contratto” proveniente da "tecnico@pec.
policlinico.unict.it”

ed indirizzato a "amministrazione@pec.celdes.it”

e stato consegnato nella casella di destinazione.

| dentificativo messaggio: DD8487AD.000DEC3B.EBB1C6B5.A6E27D13.posta-certificata@legamail .it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 31 marzo 2025, 12:14:10

Da: tecnico@pec.policlinico.unict.it <tecnico@pec.policlinico.unict.it>
A: amministrazione@pec.celdes.it

Tipo: Messaggio originale

Oggetto: Acquisto prezziari DEI tipografia del Genio Civile Lettera contratto
Allegato: L ettera contratto.pdf (530.2 KB)

Buongiorno

s invia, in alegato, lanota prot 19665 del 31/03/2025, di cui all'oggetto
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